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1. Onuc HABYAJIBLHOIL JUCHHUILIIHNA

XapakTepuCTUKa HABYAJIbHOT
["asry3b 3HaHB, HAIIPSIM

. _ ; JMCLMILIIHUA
HaiiMeHyBaHHS OKa3HUKIB MiIrOTOBKH, OCBITHBO-
kBaniikaniiHul piBeHb JeHHa popma | 3204HA popma
HABYAHHS HABYAHHS

l'any3b 3HaHb
07 «YnpaBiiHHA Ta

ot O00B’s13K0BHI OCBITHIN
aIMiHICTPYBaHHS»

KOMITIOHCHT

KinbkicTh KpeauTiB — 3

Pik miaroroBkmu:
. . CreriaibHICTh o
3MICTOBUX MOJYJIIB — 2 » 4-1

4-i1
075 «MapkeTuHr»
Cemectp
OcBiTHs porpama: = -
3araibHa KiIbKICTh TOJIHH — «MapkeTuH» 7-i 7-1
20 Jlexnii
0 rox. 0 rox.

IIpakTnuHi, ceMiHapcbKi
44 ron. 14 ron.

JlabopaTopni
PiBenb BUILOT OCBITH:

- TOZI. - TOJ.
OakanaBp

Camocriiina po6ora
46 - rox. 76 - ron.

Bua koHTpoOJII0: 3a7TiK



2. MeTta Ta 3aBJaHHA HABYAJBHOI JUCIHILIIHA

HaBuanbna qucuumiina Tperinr «Po3pobka mudpoBoro mpoayKTy» Mociae
KIIOUOBE MicIle y cucTeMi mnpodeciiHOl MiATOTOBKM CyYaCHHX MapKETOJIOTIB,
OCK1JIbKH B yMOBax ITu(poBoi TpaHchopMmairii 0i3HeCy ycmixX KOMITaHii 0e3mocepeTHbO
3aJeKUTh B 3JaTHOCTI CTBOPIOBATH Ta BIPOBAKYyBaTH I1HHOBaIiiHI IH(POBI
pimenas. Cy4acHHI MapKETOJIOT Ma€ HE JIMIIE MPOCYyBaTH TOTOBUM MPOAYKT, a U
Opatu O€3MOCEepe/IHI0 y4acTh Y HOT0 MPOEKTYBaHHI, PO3YMITH JIOTIKY B3a€MOJIIi
KOpHCTyBaua 3 IU(PPOBUM cepesoBUIIEM Ta BMITH TpaHChoOpMyBaTu Oi3Hec-izei y
GbyHKITIOHATBHI TIUPPOB1 AKTUBH.

JlucuuiuiiHa opieHTOBaHa Ha (GOpMyBaHHs Yy 3700yBadiB OCBITH CHCTEMHOTO
PO3YyMIHHS KUTTEBOTO HUKIY IUGPOBOrO MPOAYKTY: BiJl 17eHTU(IKAIIT PUHKOBOI
noTpedu Ta po3poOKU KOHIIEIIIIT 0 CTBOPEHHS MPOTOTHUIIIB, TECTYBaHHS TIIMOTE3 Ta
BUBCJCHHSI TPOAYKTY Ha puHOK. (OcobmmMBa yBara NPHAUIIETHCS TO€THAHHIO
aHATITHYHOTO MIAXOAY 3 KPEAaTHBHUMH METOJaMU PO3B’SI3aHHS MPAKTUYHUX 3aBIaHb
y cdepl IHHOBAIIMHOTO MapKETUHTY.

JucuumuiiHa Ma€e TPaKTUKO-OPIEHTOBAHUN XapakTep 1 nepeadayae onaHyBaHHS
IHCTPYMEHTApI1I0 AJI pO3pOOKH MapKETHHTOBOIO 3a0e31eueHHs 013Hecy B IU(POBOMY
npocTopi. Y mpouect HaBYAHHS CTYJIEHTH BYATHCS THYYKO aJanTyBaTHCS IO 3MIH
MapKETUHIOBOI'O0 CEpPEJOBUIIA, BUKOPUCTOBYBATH Cy4aCHI MPOrpaMHI MPOIYKTH Ta
JIATH Ha 3acajax COIlaJIbHOI BIJAMOBIIAJILHOCTI Ta €TUYHUX MPUHITUIIB IIU(PPOBOTo
MapKEeTHHTY.

MeTol0 BHBYEHHSI HaBYaJbHOI aucuuIiviiHn «Po3pobka 1nmdpoBoro
MPOAYKTY» € (hOpMyBaHHs y 3100yBadiB OCBITH KOMIUICKCY TEOPETUUHUX 3HAHBb Ta
MPAaKTUYHUX HABUYOK IIOJAO CTBOPEHHS, YMHPABJIIHHS Ta MNPOCYBaHHS HUPPOBUX
MPOJYKTIB, HEOOXIAHUX JIJIsl peanizallii 1HHOBAlIMHUX MapKETUHIOBUX CTpPATETid Ta
3a0€3MeUYeHHs] KOHKYPEHTOCITPOMOXKHOCTI O13HECY B LIM(PPOBOMY CEPETOBHUILLI.

OCHOBHUMHU 3aB/IAHHAAMM BHMBYEHHS HABYAJBHOI AUCUMIUIIHU €. PO3BUTOK
3IaTHOCTI A0 aOCTPaKTHOTO MUCJEHHS, aHali3y Ta CHUHTE3y NpPH MPOEKTYBaHHI
apXxITeKTypu Ta (YHKLIOHATY UU(PPOBUX MPOIYKTIB; OMAHYBAHHS 1HCTPYMEHTApIIO
MapKETUHTy [UIS CYNPOBOAY I1HHOBALIMHOT [iSJIBHOCTI Ta OLIHKM MOTEHLIATy
muGpoBUX NPOAYKTIB Ha PUHKY; HAOYTTS MNPAKTUYHUX HABUYOK BUKOPHUCTAHHS
iHQopMaIIiHUX 1 KOMYHIKAI[IHHUX TEXHOJIOTIM, a TakKoX CIeliali30BaHuX
MPOTrpaMHUX TPOIYKTIB JUIsI PO3POOKH Ta MPOTOTUITYBAaHHS, (POpMyBaHHS BMiHb
pPO3pOOIIATH KOMIUIEKCHE MapKETHHIOBE 3a0€3MEeUeHHs JJii PO3BUTKY Oi3HECy B
M(pPOBOMY TMPOCTOPI; HABYAHHS 3aCTOCYBaHHIO 1HHOBaIiiiHUX miaxomiB (Agile,
Design Thinking, Lean Startup) ans mBuakoi aganTaiii NpOAYKTY 10 MIHJIMBHUX
3alMTIB  CIHOXKMBAuiB; BUPOOJEHHS HABUYOK PO3POOKM Ta  BIPOBAIKEHHS
MapKETUHIOBUX CTpATerid, 1HTErpoBaHUX Yy (YHKIIOHAT LU(PPOBOrO MNPOAYKTY;
dhopMyBaHHS €TUYHOI Ta COILIAIBLHO BIJMOBIIAIBHOI MO3UIIIT MpU po3pooIli 1udpoBux



plllIeHb, 3 TOTPUMAHHSIM MPaB 0COOUCTOCTI Ta MOBArd 10 KyJIbTYPHOT'O PI3HOMAHITTS
B MEPEKI.

Pe3ynpTaTroM HaBuaHHS 3a JUCIHUIUIIHOIO € HAaOyTTs 3100yBayamMH OCBITH,
BIAMOBIZIHO /0 OCBITHBO-TIpo(eciiHoi mporpamu Takux 3araidbHux (3K) Ta
cnerianbHuX (CK) KOMIeTeHTHOCTEI:

3K7. 3naTHicTh 3aCTOCOBYBATH 3HAHHS Y MPAKTUYHUX CUTYaLlIfAX.

3K9. HaBuuku BuKopucTaHHs iHQOpMAIIHHUX 1 KOMYHIKAIMHUX TEXHOJIOTIH.

CKO. 3naTHiCcTh BUKOPUCTOBYBATH IHCTPYMEHTAP1 MAPKETUHTY B IHHOBALIAHIM
JISITBHOCTI.

CK15. 3naTHicTh po3po0JIsiTH MapKETUHTOBE 3a0€3ME€UeHHS PO3BUTKY O13HECY B
G poBOMYy MPOCTOPI.

BuBueHHs HaBYaIbHOI AUCHUIUIIHU Nependadae GoOpMyBaHHS Ta PO3BUTOK Yy
3100yBayiB BUIIOi OCBITA MPOTrPAMHHUX Pe3yJIbTATIB HABYAHHA:

P3. 3actocoByBaTi HaOyTiI TEOPETUYHI 3HAHHA JJIsI PO3B’SI3aHHS MPAKTUYHUX
3aBaHb y c(hepl MapKETUHTY.

P7. BuxopucroByBatu u(ppoBi iHOpMaIliiiHl Ta KOMyHIKalIiHI TEXHOJIOT1I, a
TaKO0 MPOTrpaMHi IPOTYKTH, HEOOX1IH1 JJIsl HAJICKHOTO MPOBAIPKEHHS MAPKETUHTOBOT
JUSTIBHOCTI Ta MPAKTHYHOTO 3aCTOCYBAaHHS MapKETUHIOBOT'O 1THCTPYMEHTAPIIO.

P13. BiamoBimatu 3a pe3yJbTaTH CBOEI MISUTBHOCTI, BHUSBIISITH HABUYKH
MIMPUEMHHITLKOL Ta YIIPABIIHCHKOI 1HII[IATHBH.

P14. BuxonyBatu (QyHKIIOHaTIbHI OOOB’S3KM B TpyMi, MPONOHYBaTH
OOTpYHTOBaHI MAPKETUHIOBI PIIIICHHS.

P19. BusBnsti HaBUYKH PO3POOKM Ta BIPOBAKEHHS MAPKETHHTOBUX
CTparteriii y muppoBoMy MpOCTOPI.



3. IIporpama HaBYAJbLHOI AMCHHUILIIHA

3micTroBuii Moayab 1. biznec-konmexcm yughpoeozo npodykmy ma pons BDM ¢
IT

TEMA 1. MopaeuJi IT-6i3Hecy Biax AyTCOPpCHHIY /10 IPOAYKTY
1. AyTcopcuHr, ayTcTadiir, IpoAyKTOBa MOJIEIb
2. Time & Material vs Fixed Price vs Dedicated Team
3. Revenue streams, Map>KMHAJIBHICTD, UNit economics
4. Posib mapkeTunry B B2B IT
Jliteparypa: ocHoBHa 1, 2, 12, nonarkosa 1,2,7.

TEMA 2. lludgposuii npoAyKT K Oi3Hec-cucTeMa
1. BignoBiAHICTE NIPOAYKTY PUHKY
2. Po3po0Oka iHHICHOI MPOMO3UIIiT
3. JTBD (3aBnanHs, siKi mOoTpiOHO BUKOHATH)
4. Lean Startup miaxia
Jlireparypa: ocHoBHa 1, 2, 3,4. nonarkosa 4,7,8.

TEMA 3. Poas BDM / Presales / Solution Architect
1. Boponka B2B-npogaxis
2. Lead qualification (BANT, MEDDICC)
3. B3aemopis mapketunr > sales > delivery
4. KPIBDM B IT
Jliteparypa: ocHoBHa 7, 12, 14, nonarkosa 4,7,8.

TEMA 4. RFP-npouecu B mizxkHapoaHux IT-npoexrax
Crpykrypa RFP
. TuroBi BUMOTY 3aMOBHHKA
3. Kpurtepii o1liHKM TOCTa4aJIbHUKIB
Jlireparypa: ocHoBHa 16, 5, 6, nonatkosa 2, 10.

N —

TEMA 5. Metroau Ta IHCTPYMEHTH BUSIBJICHHS BUMOT 10 HU(PPOBUX NMPOAYKTIB
1. Meroau BUSIBIIEHHS MTPUXOBAHUX NOTPEO KOPUCTYBAUIB Ta BaIIAIT 171eH
2. Bizyamizamisi 0i3HEC-IpOIIECiB Ta JIOTIKM B3a€MOJII uYepe3 KIFOUOBI MOl
CHCTEMH
3. [IpoexTyBaHHs Ta aHANI3 HA BCIX €Tamax B3aeMoii 3 ITUGPOBUM MPOTYKTOM.
Jliteparypa: ocHoBHa 1, 2, 12, nogatkosa 1,2,7.

3microBuit MoayJab 2. Konyenuia Presales y po3pooui uyugpoeux npodyxkmie
TEMA 6 Ilpeceii ik cucTeMa ynpaBJIiHHS MOXKJIUBOCTAMH (opportunity

management)
1. KutteBuit nukn nepennpoaaxis B IT



2.
3.
4.

Boponka npogaxis B B2B IT
Etanu moxxmuBocte#t (JIix > MQL > SQL > [Ipomno3utiist > 3akpuTo)
CRM-rnorika (ympaBiiiHHS BOPOHKOIO TTPOJIaXKiB)

Jliteparypa: ocHoBHa 7, 12, 14, nonarkosa 4,7,8.

TEMA 7 Ksagidikanist yroau Ta crpareriynuii Bindip mpoexkris y po3po0ui

1.

2.
3.
4.

un(ppPoBUX NPOAYKTIB
[Ipodins ineansHOrO KItieHTa (ICP — Ideal Customer Profile) sik dyngament
MIpECEUITY
Knacuuna metomomnoris kpamidikaiii BANT
Posmmpena moaens kBanidikarii MEDDICC miist ckinagaux npoIyKTiB
VYmpasninus puszukamu: «Hepsoni npamnopii» (Red Flags) y npeceiini

Jliteparypa: ocnoBHa 10, 11, 13, nonarkosa 10, 11.

R

TEMA 8 Crparerii Ta IHCTpYMEHTH IOIIePeAHbOI KOMYHiKaIil i3
3aMOBHHKOM HU(POBOro NpoayKTy
Hudepenuiania maxonis: Discovery-call vs Sales-call
MeTtonooris nepeanpoekTHoro aociimkenns (Pre-meeting research)
Oco6iMBOCTI BUCOKOPiIBHEBOI kKoMyHiKarlii (Executive communication)
[IpoexTyBanHs nepioi 3yctpiui: @opmyBanns Agenda
. Kynerypa B2B-mucryBanns B IT-inaycrpii

.JIlTepaTypa ocHoBHa 1, 2, 12, nogaTtkosa 1,2,7.

alb e A

5.

TEMA 9 RFP-anaJi3 Ta crparerisi y4acTi B TeHepax Ha po3po0Ky
undpoBUX NPOAYKTIB

Knacudikarisg 3anutiB ta Tunu RFP (Request for X)

Mertonosnorist Bid/No-bid analysis

AHani3 KoHKypeHTHoro cepenosuiia (Vendor competition analysis)

CrpaTeris NO3UIIOHYBAHHS Y TEHAEPHIN MpONo3uIii

KomyHikariist B Mexax tenaepy: [linroroska clarification questions

Jlireparypa: ocHoBHa 7, 12, 14, nonarkosa 4,7,8.

TEMA 10 Pre-Discovery ouinka 010/:KeTy Ta ynpapJ/JiHHA (piHAHCOBUMH

PHU3UKAMHU IIPOCKT

1. Meron Rough Order of Magnitude (ROM) sik iHCTpyMEHT EPBUHHOI OI[IHKH
2. bromxeryBanHs Ha panHix ctanaisx (Early-stage budgeting)

3. Baytpimas ekonomika npeceitny (Cost of Presales)

4. Ctpareriuti Ta onepauiiHi pu3uku BXOJly B YTOIy

5. I[IporHo3yBaHHs A0XOIy 3 ypaxyBaHHsM iimoBipHocTi (Probability-weighted

revenue)

Jlireparypa: ocHoBHa 16, 5, 6, nonatkosa 2, 10.



4. CTpyKTypa HABYAJIbHOI AUCHUILIIHU

Ha3Bu 3micToBHX
MOJYJIiB i TeM

KinbkicTh rogun

neHHa ¢popma

3aouna popma

yChHOro

y TOMY 4HCJIi
J | m |aad | iHg | c.p.

yChOro

y TOMY 4HcJIi

JI 11

Jao0 | ina

c.p.

1

2

31415 6 7

8

9 |10

11 | 12

13

3MicToBHIA MO

ayas 1.

BizHec-KOHTEKCT NM(POBOro MPOAYKTY Ta poJib B

DM B IT

TEMA Nel. Mopeni IT-
0i3Hecy BiX
AyTCOpPCUHTY 110
MPOIYKTY

TEMA Ne2. [udposuii
IPOAYKT sIK Oi3HEC-
cucTemMa

TEMA Ne3 Pons BDM /
Presales / Solution
Architect

TEMA N4 RFP-
MIPOIIECU B MIXKHAPOTHUX
IT-poekTax

TEMA Ne5 Metonu ta
IHCTPYMEHTH BHUSBJICHHS
BHUMOT 710 IU(POBHUX
MPOIYKTIB

Ycnorosza3M 1

42

20 22

42

5

37

3micToBMIi MOYJIb

2. Konnenuisi Presales y po3po6ui uug

OBHMX NPOAYKTIB

TEMA Ne6 IIpeceiin sik
CUCTEMa yIpaBIIiHHS
MOJKJIMBOCTSIMU
(opportunity
management)

TEMA Ne7
Ksamnidixkaris yroau ta
CTpaTeriuHui Biaoip
MIPOEKTIB Y pO3pOOIIi
1M (POBHUX MPOAYKTIB

10

10

TEMA Ne8 Crparerii Ta
IHCTPYMEHTH
MIOIEPEIHBOL
KOMYHIKaIii 13
3aMOBHHKOM ITU(PPOBOTO
IPOAYKTY

10

10

TEMA Ne9 RFP-anauni3
Ta CTpaTeris y4acTi B
TEH/Iepax Ha PO3POOKY
1M (POBUX MPOAYKTIB

10

10

TEMA Nel0 Pre-
Discovery o1rinka
OIO/KETY Ta yNpaBJIiHHS

10

10




(biHAHCOBUMH PU3UKAMH

MIPOEKT
Ycworo 3a 3M 2 48 24 24 48 9 39
Ycnoro roinH 90 44 46 90 14 76

5. TeMl/I NPAKTHIHHUX 3aHATD

N
3/n

Ha3Ba temn

KinekicTh rogun
JEeHHA/3204YHA

3microBuii MoayJb 1. BisHec-koHTekeT HudpoBoro npoaykry ta pois BDM B IT

1 |TEMA Nel. Mogeni IT-6i3Hecy Big AyTCOPCHUHTY JI0 IPOAYKTY

[V, TR SN R US T \ O )

U (pPOBUX TIPOTYKTIB

TEMA Ne2. [TudpoBuii npoaykT sik 6i3HeC-cucTemMa
TEMA Ne3 Porre BDM / Presales / Solution Architect
TEMA Ne4 RFP-tiponiecu B mixkHapoaaux IT-mpoektax

TEMA Ne5 Metoau Ta iHCTpYMEHTH BUSIBICHHS BUMOT 10

4/1
4/1
4/1
5/1

5/1

3microBuii MoayJb 2. Konnenuis Presales y po3po0ui nngpposux npoaykris

6 | TEMA Ne6 Ilpeceiin sik cucremMa ynpaBIiHHI MOKJIHBOCTSMU

(opportunity management)

7 | TEMA Ne7 Kpamidikarist yroau Ta cTpaTteriyHui Bigdip

MIPOEKTIB y po3p0o0IIi MUPPOBHUX MPOIYKTIB

8 |TEMA Ne8 Crparterii Ta IHCTpyMEHTH MONEPEAHBOI KOMYHIKaII1i

13 3aMOBHHMKOM I (PPOBOT0 MPOIYKTY

9 |TEMA Ne9 RFP-anani3 ta cTpaterist y4acTi B TeHAepax Ha
pO3poOKy U(PPOBUX MPOAYKTIB

10 [/TEMA Nel0 Pre-Discovery o1iHka Ol0JKETY Ta yIpaBJIiHHS

(iHAaHCOBUMM PU3UKAMH ITPOEKT

Paszom

N
3/m

6. CamocriitHa podora

Ha3zBa Temn

4/2

5/2

5/2

5/2

5/1

44/14

KinekicTh rognn

3microBuii MoayJsb 1. bisHec-koHTeKkeT UG poBoro npoaykry ta poas BDM B IT

1 |TEMA Nel. Mopemni IT-0i3Hecy Big AyTCOPCHUHTY A0 IPOAYKTY

E-SEERVS I\

u(GpOBUX TPOTYKTIB

TEMA Ne2. Iludposuii mpoayKT sk O6i3HEC-crucTeMa
TEMA Ne3 Pons BDM / Presales / Solution Architect
TEMA Ne4 RFP-nporniecu B mibknapoanux IT-mpoexTtax

TEMA Ne5 Metoau Ta iHCTpYMEHTH BHUSIBJIEHHS BUMOT J10

4/7
4/7
4/7
5/8

5/8




3microBuii MoayJs 2. [IpakTH4Hi 3acaau NPOEKTYBAHHSA, CTBOPEHHS TA MiATOTOBKHU
AU3aliH-MaKeTIiB BeOpecypciB

TEMA Ne6 Ilpeceiin sik cucteMa ynpaBIiHHSI MOKIUBOCTSIMH

6 . 4/6
(opportunity management)
7 TEMA Ne7 KBaumidikartist yroau Ta cTpaTeriqyHui Bigoip 5/3
MIPOEKTIB Y pO3p00Ili TUPPOBUX MPOIYKTIB
2 TEMA Ne8 Crparerii Ta iHCTpYMEHTH IOTIEPEAHBOT 5/3
KOMYHIKaIlii i3 3aMOBHUKOM ITU(POBOTO MPOAYKTY
9 TEMA Ne9 RFP-anani3 ta cTpareris y4acTi B TeHAEpax Ha 5/8
PO3poOKy U(PPOBUX MPOAYKTIB
10 TEMA Nel0 Pre-Discovery orninka Ol0)KeTy Ta yIpaBIiHHS 5/9
(hiHAaHCOBUMH PU3UKAMH MTPOEKT
Pazom 46/76
7. 3aBaaHHA 1JI ONPANOBAHHS TeM JUCUMUILIIHH
3MicT 3aBOaHHA
JI9 ®opmu . KinbkicTh
Ha3ga temu ! P Jlirepatypa .
ONpaOBAHHSA KOHTPOJII0 o0aJiB
TeM TUCIHUILIIHNA
3microBuii MoayJb 1. BizHec-KOHTEKCT HH(POBOro Npoaykry ta pojbs BDM B IT
BuBuenns
TEMA Nel. Mogemi IT- JIEKIIIIHOTO .
. i . MPaKTUYH1 OoCHOBHA 1, 2,
Oi13HecCy BiJl Marepiaiy,
AyTCOpCHUHTY 110 BUKOHaHHS 3aBlaHui, 12, nonatkona >
y TECTHU 1,2,7.
MPOIYKTY MIPAKTUIHOTO
3aBJaHHs
BuBuenns
N JIEKIIIHOT .
TEMA Ne2. [ludposuii NfaTue iaJ(; © IIPaKTUYH1 OCHOBHa 1, 2,
HPOAYKT sIK Oi3Hec- plaiy, 3aBIaHHA, 3,4. nonaTkoBa 5
BUKOHAHHS
cucTeEMa TECTH 4,7,8.
MIPAKTUIHOTO
3aBJaHHs
BuBuenns
JIEKI[IAHOT .
TEMA Ne3 Poss BDM / CKIUHIOTO npakTHuHi | ocHoBHa 7, 12,
i MaTepiany,
Presales / Solution BHKOHAHIA 3aBJIaHHS, 14, nomaTkoBa 5
Architect TECTU 4,78.
MTPAKTUIHOTO
3aBJaHHs
BuBuenns
JIEKIIHHOro )
TEMA Ne4 RFP- HiH MPaKTUYHI OCHOBHA 16, 5,
. MaTepiany,
MPOLECH B MIKHAPOTHUX 3aBJIaHHS, 6, momaTkoBa 2, 5
BUKOHAHHS
IT-nmpoexrax TECTH 10.
MTPAKTUIHOTO
3aBJaHHs




Bupuenus
TEMA Neo5 Metonu ta JIEKI[IITHOTO .
) . MpaKkTUYHI OocHOBHA 1, 2,
IHCTPYMEHTH BUSIBJICHHS Marepianty,
BHUMOT J10 1T (ppoBUX BUKOHAHHS 3aBJIaHHA, 12, nonarxosa 10
P TECTH 1,2,7.
MPOJIYKTIB MPAKTUYHOTO
3aBJaHHs
3microBuii MoayJb 2. Konnenuist Presales y po3po0ui nngposux npoaykris
. BuBuenus
TEMA Ne6 [Ipeceiin sik oy
. JIEKIIHHOTO .
cucTema ynpaBJliHHS MaTenian MPaKTUYHI ocHOBHa 7, 12,
MO>KITMBOCTSIMH plaiy, 3aBJIaHHS, 14, nomaTkoBa 5
. BUKOHAHHS
(opportunity TECTH 4,7,8.
MPAKTHYHOTO
management)
3aBJaHHS
o . Bupuenus
TEMA Ne7 Kpamidikartis "
3 N JIEKIIHAHOTO . ocHoBHa 10,
YIrOJIi Ta CTPATEeTIYHUHN ) MIPAKTUYHI
A . Mmarepiany, 11, 13,
BiJ101p MPOEKTIB y 3aBJaHHs, 5
03pOBLL LH(POBHX BUKOHAHHSA TeCTI nonatkosa 10,
posp P MPAKTUYHOTO 11.
MPOJIYKTIB
3aBJIaHHS
TEMA Ne8 Crparterii Ta BuBuenns
IHCTPYMEHTH JEKIIIHHOTO .
. . MpaKTUYHI ocHOBHA 1, 2,
MOTNEePETHbOT MaTepiany,
; e s 3aBJIaHHS, 12, nopaTkoBa 10
KOMYHIKaIli 13 BUKOHAHHS
TECTH 1,2,7.
3aMOBHHUKOM 1T (PpOBOTO MPAKTHYHOTO
MPOJIYKTY 3aBJaHHs
BuBuenus
TEMA Ne9 RFP-anani3 JIEKI[IHOTO .
. ) . MpaKTUYHI ocHoBHa 7, 12,
Ta CTpaTeris yyacTi B MaTepiany,
3aBJIaHH, 14, nomaTkoBa 5
TEHJIepax Ha po3poOKy BUKOHAHHS
. TECTH 4,7,8.
1U(POBUX MPOAYKTIB MPAaKTUYHOT'O
3aBJaHHS
BuBuenus
TEMA Nel0 Pre- »
. : JIEKI[IHOTO .
Discovery ominka MaTeDia IIPaKTHYH1 OCHOBHa 16, 5,
OIO/KETY Ta yNpaBIiHHS plaiy, 3aBJIaHHS, 6, momaTkoBa 2, 5
. BUKOHAHHS
(h1HaHCOBUMH pU3UKAMHU TECTH 10.
MPAKTUYHOTO
MIPOEKT
3aBJaHHS

InguBinyajabHi 3aB1aHHA

[HauBiMyanpHI 3aBIAHHS CHOPUSIOTH KpaloMy 3aCBOEHHIO 3/100yBayaMu
Martepianay 3 HaBYaJIbHOI TUCUUIUIIHM Ta (OPMYBAaHHIO Yy HUX HABUYOK Ta BMIHb
OJICP)KYBaTH J10JaTKOB1 3HAHHSI.

[TinroToBka momoBinel abo mpe3eHTalliil sk dopma 1HAUBIIYyaTIbHOI POOOTH
HaBYaJIbHOI AMCIUILTIHK TIependadae JTOCTIPKeHHS] OCHOBHHUX NMHUTaHb MPOTPAMHOTO
Marepiaiy.

Ominka nmomoBimi abo Tpe3eHTallii BpPaxOBY€ CTYMiHb PO3KPUTTS TEMH,
3MICTOBHICTh BUKJIAJCHHS (PaKTiB, PiBEHb CaMOCTIIHOCTI MipKyBaHb. BaxximuBo, 1106
JOTIOBIIb 200 Tpe3eHTalliss Oyiay BHKOHAHI BIAMOBIIHO 10 TEMHU Ta TOBHICTIO
PO3KPUBAIIM TIPOOIIEMY JOCIITKEHHSI.



1. IIpoBenenns npoOaeMHOI0 IHTEPB 10 32 MeTOIMKOI0 « The Mom Test» s
BaJTiaaIii i71ei mpoayKTy.

2. ITlobymoa kaptu muiaxy kopuctyBada (Customer Journey Map) ms
oOpaHoro mudpoBOro CEepBicy.

3. Po3po0Oka cepsicHoi cxemu (Service Blueprint) nist Bizyanizamii ppoHTEeH
Ta OCKEH] TIPOIIECIB.

4. MopnemtoBaHHsI O13HEC-JIOTIKM TPOIYKTY 3a JOMOMOTOI0 MeTtonay Event
Storming (KoHIIENITYaIbHUMN PIBEHB).

5. @®opmyBaHHS IIHHICHOI MPOMO3HUIIi Ha OCHOBI (PperMBOpPKY Jobs-to-be-
Done (JTBD).

6. CrtBopeHHs iHTepakTUBHOTO ITpoToTUIy MVP (3—5 expaniB) y rpadiunomy
penakropi Figma.

7. Po3pobka mpodimo imeanpHOro kiienta (ICP) mns nimeoro B2B IT-
MIPOIYKTY.

8. Kaamidikamis nmoTteHuiiHoro jgiga 3a meroaoioriecco BANT Ha ocHOBI
HAJIAaHOTO KEHCYy.

9. [Ilornmubnenuit ananiz yrogu 3a mojaemwiro MEDDIC 3 inentudikariiero
KIJIFOUOBUX CTEHKXOJIIEPIB.

10. ITposenennst Bid/No-bid ananizy st npuidHSTTS pIIEHHS PO Y4YacTh y
TEHJIepl.

11. Inentudikaiis ta onuc «uepBoHux npamnopiiB» (Red Flags) y komynikarrii
13 3aMOBHUKOM.

12. IligroroBka cTpykTypoBaHoro rmiany (Agenda) mis nepuioro Discovery-
JI3BIHKA.

13. IIpoBenennsi Pre-meeting research (mocnmipkeHHST KOMITaHii Ta PUHKY)
nepe npecen-3ycTpiudro.

14. Cknapanns cepii B2B-mucrtiB (Follow-up sequence) mjis XOJ0IHHX
npoaaxis B IT.

15. IMigroroBka crpaTteriunux yrouHtoBaibHUX 3anutadHb (Clarification
questions) g0 tekcty RFP.

16. Po3paxyHok rpy0o0i OLIHKH OIOJKETY MPOEKTY 3a MeToaoM Rough Order
of Magnitude (ROM).

17. IlporHo3yBanHs 3BaxeHoro noxony (Probability-weighted revenue) s
BOPOHKH MPOJAXKIB.

18. Amnamiz BHYTpIIIHbOI €KOHOMIKH TPECEITy Ta PO3pPaxyHOK COOIBapTOCTI
IIITOTOBKH IPOITO3HIIii.

19. CkimamaHHsS peecTpy PHU3MKIB BXOJY B Yroay Ta po3poOKa cTpaTeriil ix
MiHIMi3aIlii.

20. KoukypeHnTHu#  aHaji3 BeHAOpPIB Ta  (QopMyBaHHA  cTpaTerii
MO3UIIIOHYBAHHS JIJIsl TEHIEPHO1 BAMOBIAI.
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8. MeToau HaBuYaHHA

VY npotieci BUBYEHHS HaBUAIbHOI Auctuiuiiay « Tperinr «Po3poOka muppoBoro
IPOAYKTY» 3aCTOCOBYETHCS KOMILICKCHUHN MIAXIJ, IO MOEIHY€E PI3SHOMAHITHI METOIU
HaBYaHHS 11 €QEeKTUBHOTO (QOpMYyBaHHS MNPOPECIHHUX KOMIETEHTHOCTEH.
3aCTOCOBYIOTHCS TaKi METOIM HABUAHHS

— TPOBEACHHS MNPAKTUYHUX 3aHATh Y TPEHIHTOBid (OopMi, SIKI OXOILTIOIOTH
Oeciiu 3 €JIeMEHTaMU JUCKYCli, poOOTy B MalMX Ipylax, «MO3KOBHH IITypM»,
CUTYaTHBHE MOJICTIOBAHHS Ta aHAJII3 peajbHUX O13HEC-KEHCiB;

— JIUIOB1 1 POJIbOBI IrpH, IO IMITYIOTh peajibHi mpolecu Discovery-a3BiHKIB,
MIpeCensI-IIeperoBopiB Ta CTpATETriyHOl KBai(ikallii MOTEHIIMHUX KIIE€HTIB;

— MpakTU4YHI poOOTH 3 BUKOPHUCTAHHSAM CYYacCHOIO I1HCTPYMEHTapiio mJis
PO3pOOKH Ta aHANITHKH, 30KpeMa 1udposux cepriciB Miro, Figlam, Canva, Notion Ta
Figma, a Tako aKTUBHOTO BIIPOBAXKEHHS Al-IHCTpYMEHTIB /JIs1 TeHepallli TOPTPETIB
KOPUCTYBauiB, HAMMCAHHS CIE€HApiiB 1HTEPB’I0 Ta aBTOMAaTH3allli BIAMNOBIAEH Ha
3anutu RFP;

— TIOTOYHE KOHCYJBTYBaHHS

— BHUKOPHUCTAHHS €JEKTPOHHOI HaB4aJlbHOi miargopmu Moodle Ta
1HCTPYMEHTIB IUCTAHLIIMTHOTO HABYAHHS.

— caMoOcCTiiiHa po0oTa CTYAEHTIB 3 IHPOPMALIHUMH PECYPCAMH.

9. MeToau KOHTPOJIIO

[Ipr BuBUYeHHI 3100yBayaMM OCBITH HaBYaJIbHOI JUCHMIUNHN «TpeHIHT
«Po3pobka 1udpoBOro MPOIYKTY» 3aCTOCOBYIOTHCS TaKi METOJIM KOHTPOJIO Ta
OIIIHIOBaHHS HAOYTUX 3HaHb, YMiIHb 1 HABUYOK:

notoyHe (yCHE) OINUTYBaHHS, OOTOBOPEHHsS TMPOOJEMHUX THUTaHb Ta
MOJICJIIOBaHHs O13HEC-CUTYalll HA TPAKTUYHUX 3aHATTSX;

MepeBIpKka BUKOHAHHS Ta 3aXHCT NPAKTUYHUX POOIT 13 BUKOPHUCTAHHIM
IHCTpYMEHTapio JUisl MoOyI0BU KapT Huisixy kopuctyBada (CIM), cepBiCHUX cXeM
(Service Blueprint) Ta undpoBuUx NpOTOTHITIB;

BUKOHAHHSI 1HJMBIAyaJIbHUX 3aBJIaHb, MiJTOTOBKA aHANITUYHUX Ta MPOEKTHUX
poOIT, 30KpeMa po3poOKa KOMEPIIMHMX MpOomo3ulliii Ha ocHOBI aHamizy RFP,
npoBeneHHss Bid/No-bid anamizy Ta QopmyBaHHS mMmiTY-IEKIB JUIsl Tpe3eHTalli
KOHIEMIIi1 MPOIYKTY;

TECTOBUN KOHTPOJb 3HAaHb (TOTOYHHWM Ta MiJICYMKOBHI) 13 BUKOPHCTAHHIM
CICKTPOHHUX 3aCO0IB OIIIHIOBAHHS,

VY mporeci OIIHIOBaHHS 3aCTOCOBYIOTHCS Taki ()OpMH KOHTPOJIIO: YCHE
ONUTYBAHHSI; IEPCOHAILHUM KOHTPOJb 3HAHB 1 BMiHb; TECTYBaHHS, aHATITHYHI 3BITH
Ta TPE3CHTallli; CcaMOCTiiiHA Ta IHAWBIIyalbHAa pOOOTA; KOHTPOJIBHA POOOTA;
MPOEKTHUM 3aXUCT; MiJICYMKOBUN KOHTPOJIb (3aJ11K).
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10. IIuTaHHS AJI51 TAPAHTOBAHOI0 KOHTPOJIIO 3HAHD

1. TlopiBHsiiTe Moaenl AyTCOPCHHT Ta AyTCTa(iHT: y YOMY MOJISTa€e KIH04Y0Ba
PI3HUIIA B yIIPaBIiHHI KOMaHJIOIO Ta BiAMOBIJAIBHOCTI 32 pe3yibTatr?

2. Onumite mepeBaru Ta pusuku Mmoneni Fixed Price nis BukoHaBus Ta
3aMOBHHUKA. Y SIKUX BUIAKaX 11 HEOIIbHO BUKOPUCTOBYBATH?

3. Hlo take Unit-ekoHOMiKa HU(POBOrO MPOIYKTY 1 SIKIi 0a30BI METPHUKHU
(manpuknan, LTV, CAC) BoHa Bkito4ae?

4. TlosicHiTh pi3HuIIO MDK miaxogamu Time & Material Ta Dedicated Team:
KOJIM KJIIEHTY BapTO MEPEXOJIUTH HA BUIIICHY KOMaHTy?

5. Cdopmymoiite nouarts Product-Market Fit (PMF). 3a skumu o3nakamu
MO>KHA 3PO3YMITH, IO MPOAYKT HOTO JOCST?

6. IlosicHiTes cythicth Metomosiorii JTBD (Jobs To Be Done). fx BoHa
JIOTIOMAara€ YHUKHYTH CTBOPEHHS HEMOTPIOHUX (YHKIIIH?

7. Omnumnite nukia Build-Measure-Learn y nmiaxosai Lean Startup.

8. Uum «uinHicHa mnpono3uiis» (Value Proposition) BiApi3HA€TbCS BiJ
MPOCTOTO MEPEITiKy TEXHIYHUX XapaKTEPUCTHK MPOAYKTY?

9. Onwumite eranu B2B-Boponku npoaaxis B IT: BiJ X0JI0JHOTO KOHTAKTY A0
HiAMHCaHHSA KOHTPAKTY.

10. Sx1 3aBgaHHs BUKOHye Solution Architect Ha ertami mpeceilily 1 K HOro
poOoTa BIUIMBAE Ha (piHATBHY LIHY IPOEKTY?

11. Ha3Bite wirouoBi KPI nmns Business Development Manager (BDM) B
cepaicHiit IT-komrmanii.

12. ITo Take RFP (Request for Proposal) 1 siki 000B’s13K0B1 pO3/11711 MA€ MICTUTH
el JOKyMeHT 3 00Ky 3aMOBHHKA?

13. Slki MeronM BUKOPHUCTOBYIOTHCS JUIsl BUSIBICHHS NPUXOBAaHUX MOTPEO
KOPHUCTYBauiB (HAMpUKIIAJ, TTMOMHHI THTEPB'I0, CIOCTEPEIKEHHS)?

14. 1ns yoro notpiOHa Bizyanizalis Oi3Hec-nporiieciB (Hanpukiag, BPMN abo
Flowcharts) Ha eTani aHai3y BUMOT?

15. OnuwiTe sxkutteBuil nuka Opportunity (MmoxnuBocti) B CRM: Bifg crarycy
Lead no Closed Won.

16. Y yomy nonsirae pizHUI Mixk Jiigamu kateropit MQL (Marketing Qualified
Lead) Ta SQL (Sales Qualified Lead)?

17. SIxy noriky noBuHHa miaTpumyBatu CRM-cucrema myis epeKTHUBHOIO
YIPaBIIHHS TPeCce-mporecom?

18. [llo Take ICP (Ideal Customer Profile) i womy BaXIMBO BIIMOBIISITH
KJIIEHTaM, SIK1 HOMY He BIIOBIIal0Th?

19. Posmudpyitite abpeiatrypy BANT. Um nocratHpbo 1€l Momemi Jyis
CKJIQJHUX KOPIOPATUBHUX MPOJIaXKiB?

20. osicuits cknanosi moneni MEDDICC. Homy ¢okyc Ha «Economic Buyer»
ta «Champion» € KpUTUYHUM?

21. Hasgitb 3 Tunu «Yeponux npanopiiB» (Red Flags) na erami npeceitny, sxi
BKa3yl0Th Ha BUCOKY MMOBIPHICTb ITporpaiiry ado mpo0jIeMHOro NpoeEKTY.

22.Yum Discovery-call Biapizuserscs Big Sales-call 3a cBoiMu 1iassMu Ta
CTPYKTYpOIO?
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23. Sy iadopmariiro HeoOX1aHO 310patH mig yac Pre-meeting research, mepin
HIXK BUXOJIUTH Ha TIEPIIUNA J3BIHOK 3 KIIIEHTOM?

24. Cpopmymioiite mpaBuia edexktuBHoro B2B-muctyBanns (follow-ups,
3alliTH Ha 3yCTPi4) B MIKHAPOJAHOMY CEPEIOBHIIII.

25. lllo Take Agenda 3ycTpidi Ta YoMy 11 TOTOHKEHHS € 00OB'SI3KOBUM €TaIrioM
miAroToBku 10 Executive communication?

26. Onumnite nponiec Bid/No-bid analysis: 3a sikuMu KpuTepisiMH KOMITaHis
npuiiMae pimeHHst OpaTu y4acThb y TeHAepi?

27. Hagimo rotysatu Clarification questions /10 3aMOBHHKA IIi]] YaC TEHACPHOTO
npotiecy? Sk 1€ BIUIMBAE Ha CIPUUHATTS BeHaA0pa?

28. Slki cTpaterii MO3WIIIOHYBaHHA MOKHA BHUKOPHUCTATH, 00 BUILITATHCS
cepell KOHKYPEHTIB y TeHIEPH1N MPOIMO3HIIIi?

29. o Take ominka ROM (Rough Order of Magnitude), sika ii Tunona nmoxuoxa
1 Ha SIKOMY €Tarll BOHA HAaJIa€ThCS KIIIEHTY?

30. [Ilo Take Probability-weighted revenue (rmporuo3 mnoxony 3 ypaxyBaHHSAM
HMOBIPHOCTI) 1 K 1€ MOKa3HUK J0NOMarae y (piHaHCOBOMY IJTaHyBaHHI KOMITaH1i?

11. Po3nmoain 6aJiiB, AKi OTPUMYIOTH CTYACHTH

[ToTouHe TecTyBaHHS Ta caMOCTiiHa poboTa [TincymkoBwmii
3micToBuii Moyb Nel 3micToBuii MOTyTh No 2 TecT (3aJK)
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 T6 T7 | T8 T9 T10 40 100
5 5 5 15110 5 5 10 5 5

Cyma

IIIkaJja oninoBanusa: HanioHaabHa Ta ECTS

Cyma 6aiiB 3a Bci Ouitika o O‘HiHKa 3a
BUJIM HABYANBHOT | © g KpuTepii oriHroBaHHs HAI[IOHATTFHOIO
JUSTBHOCTI IKJIOF0

CtyneHT BUABIIs€ 0COOIUBI TBOPYi 3IOHOCTI,
mIMOOK1 3HAHHS HaBYAJIBLHOTO MaTepiaiy, o
MICTUTBCSI B OCHOBHUX 1 JOJATKOBUX
PEKOMEHI0BaHUX JITEPAaTypHUX JKepeax; BMie
aHaJli3yBaTH SBUIIA, SIKI BUBYAIOTHCS, Y 1X
B3a€MO3B’SI3KY 1 PO3BUTKY; 3aCTOCOBYBATH
TEOPETUYHI MOJIOKESHHS TIPH PO3B’sI3aHH1
MPaKTUYHUX 3a]1a4; BOJIOAIE BMIHHSAM HaJIaBaTH
YiTKy apryMEHTOBaHY BiMOBib HA MOCTABJICHHI
MTATAHHS

CTyAeHT BUTbHO BOJIOJIi€ BUBYEHUM 00CATOM
MaTepiaiy, 3aCTOCOBY€E MOro Ha MPaKTHULll, BIIIbHO
PO3B’sA3y€ BIpPaABH, HAJA€ JIAKOHIUHY BiJOBIb
Mali)ke Ha BCl ITOCTaBJICHHI MUTAaHHS; CAMOCTIMHO
BUIIPABJISIE OMYIICHI MOMIIIKH, KUTBKICTh SIKHX
HE3HaYHa

CryneHT BMi€ onepyBaTi HEOOX1THUM KOJIOM
MOHSATH Ta KaTeropii; y3arajibHIOBAaTH Ta
crcTeMaTU3yBaTH 1H(POPMAIiIO i1 KepIBHULITBOM
BHKJIa/1a4a; B IIJIOMY CAMOCTIMHO 3aCTOCOBYBATH

90-100 A

3apaxoBaHO

82-89 B

74-81 C
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il Ha MPaKTHIIl; KOHTPOJIOBATH BIACHY
JISUTBHICTD; BUMPABIISATH IOMUIIKH, CEpPEJl IKUX €
CYTTEBI

CTyzeHT BIATBOPIOE 3HAYHY YaCTUHY
TEOPETUYHOT0 MaTepiaiy, BUSIBIISAE 3HAHHA 1
PO3yMIHHSI OCHOBHHX MOJIOXEHb, cadke ix
3aCTOCYBaHHS IPH PO3B’sI3aHHI TPAKTHYHUX
3aB/laHb; aHaAI3y€e HaBYAJIbHUN MaTepiai 3a
JIOTIOMOTOF0 BUKJIa/1aua, HaJ[a€ Majio
apryMeHTOBaHI B1JIITOBI/Ii, BUMPABIISE HE BCI
MTOMIJIKH, 3HaYHA KIJTBKICTh SIKUX € CYyTTEBUMU
CtyzeHT BoJIO/li€ HABYAJIbHUM MaTepiajioM Ha
piBHI BHILIOMY 32 ITOYATKOBHIA, IPOTE Ma€e
(dbparMeHTapHe ysBJICHHS PO JEsKi MOHITTS Ta
60-63 E KaTeropii Kypcy; Hajae HETIOBHE BUCBITICHHS
3MICTY IUTaHb;, MA€ HEJAOCTATHE BMiHHS 3pOOUTH
apryMEHTOBaH1 BUCHOBKH; BIJIIOBI/II MiCTATh
3HAYHY KUIBKICTh HEJIOJIIKIB 1 MOMHUJIOK

CTyzeHT He OllaHyBaB 3HA4YHY YaCTUHY Marepiary
KypCy; HE BOJIOJIi€ TOHATIHHUM amapaToMm; He
OIIpaIioBaB 0a30By Ta JAOMOMDKHY JIITEpaTypy.
35-59 FX Moga He BUpa3Ha, 0OMexeHa, Oi/1Ha,
CJIOBHUKOBHH 3aI1ac He JIa€ 3MOory 0(hOpMHUTH
inero. [IpakTHuHI HABHYKH HA PIBHI
pO3Mi3HaBaHHS HE 3apaxoOBaHO
CTy/leHT NOBHICTIO HE 3HA€ MTPOTPAMHOTO
Marepiaity, He TIpaIloBaB B ayIUTOPii 3
BHKJIaJjaueM ab0 CaMOCTIHHO; OMyCKa€e CyTT€EBI

64-73 D

0-34 F . . .
IIOMMIJIKH Y BIANIOB1AAX HA IMUTAHHSA, HC BM1€
34CTOCOBYBATHU TCOPCTHUYHI ITOJIOKCHHS ITPU
PO3B’si3aHHI NPAKTHYHUX 3aBAAaHb
12. MetoauyHe 3a0e3ne4YeHHs
1. [Toci6HMKH.
2. OnopHUil KOHCTIEKT JIEKI1{ M0 BCIX TEMax Kypcy, Y TOMY YUCIHI 1 JIs
CaMOCTIMHOTO BUBUYEHHS B €JIEKTPOHHOMY BUTJIsIII (HaBuaibHa miatdopma Moodle).
3. 3aBaaHHS Ta METOJIUYHI PEKOMEH/IAINI] 10 BUKOHAHHS MPAKTUYHUX POOIT
(maBuanpHa mwatgopma Moodle).
4. [TakeT KOHTPOJILHUX 3aBAaHb ISl MIJCYMKOBOIO KOHTPOJIIO POOIT

(maBuanpHa mwatgopma Moodle).

14



12. PexoMenaoBaHa JjiTepatrypa
OcHoBHa

1. BapmamoBa M. OCHOBHI TeHIEHIIIT IIKUTATI3aIll Y TJIIO0ATPHOMY BUMIpI /
M. Bapmamogna, 0. Jlem’ssHoBa // 'anmnpkuii ekoHOMiuHHMEA BicHHK. — 2020. — No 2
(63). — C. 251-260.

2. JlaBpyk O.C. JI13 Ludposuit mapketunr B aii («Digital Marketing In
Actiony) : koHcniekT Jekiii. Kam'sueub-Iloainbeepkmii: K-ITHY, 2022. 110 c.

3. BansBcbkuit C. M. MapkeTHHT 3aKymiBelb: HaBUaJbHUN TOCIOHMK ISt
cTyneHTiB cremianbHocTi 075 «Mapketur» /neHHoi ¢opMud HaBYaHHS /
C.M.Bansascekuii. [lontaBa: Hamionansauii yHiBepcuteT «llonTaBcbka momiTeXHiKa
imeHi FOpis Konapatiokay, 2021. 154 ¢

4. Mapkerunr y nudgpoBomy cepenonuii : miapyunuk / H. €. JleTyHOBCBKa,
JI. M. Xomenko, O. B. JlronboB Ta 1H. ; 3a 3ar. pea. H. €. Jlerynoscekoi, JI. M.
Xomenko. Cymu : Cymchkuit nep>xaBHui yHiBepcuteT, 2021. 259 c.

5.  Going Digital: mociOnuk 3 nudpoBoi Tpancopmariii Oi3necy / IleHTp
iH(opMaliitHol miarpuMku 6i3Hecy (M. MukomnaiB). Mukomnais : [{II1b, 2021. 28 c.
URL: https://bc.biz.mk.ua/wp-content/uploads/2021/04/Going-DIGITAL-TsIPB-m.-
Mykolaiv-2021.pdf (nata 3Bepuenns: 01.09.2025).

6. KoBansuyk C. B., Koiaeko O. M., JlicoBcbkuii 1. B. Ponb mudposoro
MapKETHUHTY B aKTUBI3aIlll MI)XHAPOIHOT O13HEC-AISUTBHOCTI MIAMPUEMCTB. MapKeTHHT
1 muponi Texnosorii. 2018. Tom. 2, Ne. 1, C. 55-73

7. Sk uumdpoBa Tpanchopmariiss momomarae 3poctratu OizHecy. URL:
https://wezom.com.ua/ua/blog/cifrovayatransformaciya-pomogaet-rasti-biznesu (nata
3BepHEHHs: 22.01.2024).

8. Iliarypcbka 1. A., Jlerkuit O. A. KonkypeHTHU# aHami3 iH(opmaIiitHoro
0i3HEeC-cepeioBUIIa Y TMPPOBOMY MapKeTUHTY. Mapxemune i yugposi mexHonozii.
2019. T. 3, Ne 3. C. 25-34. DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.3.3.2019.3.

9. Cuobonsauk A. M., Morunescbka O. 1O., Pomanosa JI. B., Canskosa 1. 1O.
Digital-MapkeTuHr: Teopis 1 mpakTuka : HaB4asibHUM nocionuk. Kuis : KuMYVY, 2022.
228 c¢. ISBN 978-617-651-234-9. URL:  https://vstup.htek.com.ua/wp-
content/uploads/2024/10/30.1-Digital.pdf (naTa 3Bepuenns: 01.09.2025).

10. Sk mnpomaBatu uM@poBi MpoaykTu 3a gomnomoror WooCommerce.
JoomUnited : eeocaum. URL: https://www.joomunited.com/uk/HoBrnn/sik-
IPOaBATU-IIU(DPOBI-MIPOIYKTH-32-TIOTIOMOTO0-Wwoocommerce  (J1ata  3BEpHEHHS:
01.09.2025).

11. BopoHnka mpojaxiB: 110 11, HAaBIIIIO BOHA MOTpiOHA Ta K ii OOy yBaTH.
Fondy : eebcaum. URL: https://fondy.ua/uk/knowledge/sales-funnel/ (mara
3BepHeHHs: 01.09.2025).

12. Creative Practice. JlocnimkeHHsl B3aeMOJii Ha PI3HUX eTanax podoTH 3
POYKTOM. CASES : eebcatim. 2023. 16 ceprl. URL:
https://cases.media/article/doslidzhennya-vzayemodiyi-na-riznikh-etapakh-roboti-z-
produktom (marta 3BepHeHHs: 22.02.2026).

15


https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.15276/mdt.3.3.2019.3
https://vstup.htek.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/30.1-Digital.pdf
https://vstup.htek.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/30.1-Digital.pdf
https://www.google.com/search?q=https://www.joomunited.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-woocommerce
https://www.google.com/search?q=https://www.joomunited.com/uk/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8E-woocommerce
https://fondy.ua/uk/knowledge/sales-funnel/
https://cases.media/article/doslidzhennya-vzayemodiyi-na-riznikh-etapakh-roboti-z-produktom
https://cases.media/article/doslidzhennya-vzayemodiyi-na-riznikh-etapakh-roboti-z-produktom

13. Kopocramogsenp A. Mapka: 1110 11€ Take Ta 5K ii po3paxyBatu. Worksection
: eeocaum. 2023. 5 rpyn. URL: https://worksection.com/ua/blog/profit-margin.html
(mata 3BepuenHs: 01.09.2025).

14. Ty3enxo C. XXutteBuii ki [T-npoexTy: Bif i1€1 10 MIATPUMKH TPOIYKTY.
WEZOM : sebcarim. 2025. 17 mun. URL: https://wezom.com.ua/ua/blog/zhittjeviy-
tsikl-it-projektu-vid-ideyi-do-pidtrimki-produktu (mara 3Bepuenns: 22.02.2026).

15. Xpankin, O., Kiagpar, O., & UYome#, P. (2023). VYIIPABJIIHHA
[TPOEKTAMMU B IT-T'AJIY3l: METOAMKHU, IHCTPYMEHTU TA KEPYBAHHA
PUBNKAMMU. Exonomika Ta cycniibcTBO, (55). https://doi.org/10.32782/2524-
0072/2023-55-110 .

JlonarkoBa

1. Anrunenko H. B., Ilackko M. 1., bimsaiok C. B. AHani3 cmoxuB4oi
MOBE/IIHKK 3a JI0MOMOror Al: HOBI TOPU30OHTH MEPCOHATI30BAHOTO MAPKETHUHTY.
Hayxosuti eicnux: Axmyanvui numanns exonomiunux nayk. 2025. Ne 17. DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17565718.

2. 3amuT Ha KOMEPIIHHY IPOMNO3HUIlit0. Bikinedis : sinona enyukionedis. URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/3anuT Ha KoMmepIiHY IPONO3MIL0 (AaTa 3BEPHCHHS:
22.02.2026).

3. bmusntok C. B. Inrepmperamiss nanux Google Analytics nns moOynosu
MapKeTUHTOBUX cTpateriil. Haykosi npayi Misxcpezionanvroi Axademii ynpaeninus
NepCoHAIOM. Exonomiuni HayKu. 2025. Bun. 4 (80). DOI:
https://doi.org/10.32689/2523-4536/80-18.

4. bmmutok C. B., Onodpiituyk O. II. Inrepuer-mapkeTuHr B YKpaiHi:
NepeyMOBA BUHHMKHEHHS, OCOOJMBOCTI CTAHOBIIEHHS, TEPCHEKTUBH PO3BUTKY.
Axkmyaneni  numauns y  cywacHiu  uayyi. 2023, Ne 12 (18). DOI:
https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-12(18.

5. bmusntok C. B. BeOau3zaiiH ik 1HCTpYMEHT LHH(PPOBOrO0 MApKETHUHTY: POJib,
(GyHKLIT Ta BIUITMB HAa MOBEIHKY CIIOKUBA4a. AKMYanbHi NUMAHHA eKOHOMIYHUX HAYK.
2026. Ne 19. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18307087.

6. bmusntok C. B. Jlo npoGiemMu BU3HAYEHHS MOHATTS AEP>KaBHOI MOJITHKU Y
ctepi uudporoi Tpancopmariii. Knowledge, Education, Law, Management. 2024. Ne
7 (67). C.290-294. DOI: https://doi.org/10.51647/kelm.2024.7.35.

7. UX mocmiKeHHS: METOAW aHali3y Ta BU3HAYCHHS MOTPeO KOPUCTYBadYiB.
Komn'tomepna wxona Hillel : sebcaum. URL: https://blog.ithillel.ua/articles/best-
practices-for-determining-user-needs (mara 3BepHeHHs: 22.02.2026).

8. Bigyamizariss  Oi3Hec-mpoIeciB: K  KOPUCTYBaTHUCh  OJOK-CXEMaMH.
Manageable : sebcaim. 2019. 17 TpaB. URL.:
https://manageable.com.ua/vizualizatsiya-biznes-protsesiv-yak-korystuvatys-blok-
shemamy/ (mara 3Bepuenss: 01.09.2025).

9. KPI, OKR Ta iHmi iHCTpyMeHTH e(heKTUBHOCTI: SIK BAMIPIOBATH Ta JOCITaTh
uuien y 613ueci u IT-npoexkrax. WebPromoExperts : eeocaiim. 2025. 5 Bep. URL:
https://webpromoexperts.net/ua/blog/kpi-okr-ta-inshi-instrumenti-efektivnosti-yak-

16


https://worksection.com/ua/blog/profit-margin.html
https://wezom.com.ua/ua/blog/zhittjeviy-tsikl-it-projektu-vid-ideyi-do-pidtrimki-produktu
https://wezom.com.ua/ua/blog/zhittjeviy-tsikl-it-projektu-vid-ideyi-do-pidtrimki-produktu
https://doi.org/10.5281/zenodo.17565718
https://www.google.com/search?q=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8E
https://doi.org/10.32689/2523-4536/80-18
https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-12(18)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18307087
https://doi.org/10.51647/kelm.2024.7.35
https://blog.ithillel.ua/articles/best-practices-for-determining-user-needs
https://blog.ithillel.ua/articles/best-practices-for-determining-user-needs
https://manageable.com.ua/vizualizatsiya-biznes-protsesiv-yak-korystuvatys-blok-shemamy/
https://manageable.com.ua/vizualizatsiya-biznes-protsesiv-yak-korystuvatys-blok-shemamy/
https://webpromoexperts.net/ua/blog/kpi-okr-ta-inshi-instrumenti-efektivnosti-yak-vimiryuvati-ta-dosyagati-ciley-u-biznesi-y-it-proiektah/

vimiryuvati-ta-dosyagati-ciley-u-biznesi-y-it-proiektah/ (mara 3BEPHEHHS:
01.09.2025).

10. SIx mparrtoe imeanbHa BOpOHKA MpoaaxiB 1 poab CRM y Hiif: BiJ mepiioro
KOHTAKTy J0 3akputTta yrogu. RAU : eebcaim. 2025. 13 cepn. URL:
https://rau.ua/news/voronka-prodazhiv-avtomatyzovana-v-crm-systemi/ (mata
3BepHeHHs: 01.09.2025).

11. HHudppoBi mOpoayKTu: SK CTBOPUTH PIIICHHA, SKE Mpalioe Ha Oi3HEC.
Pingvin.pro : eebcatim. 2025. 20 JIIL. URL:
https://pingvin.pro/blogy/thoughts/cifrovi-produkti-yak-stvoriti-rishennya-yake-
pracyuye-na-biznes.html (mata 3Bepuenss: 01.09.2025).

12. Crou-Connarenko €. Illo Take mimoreHeparlisi: MOBHOIIIHHUNA TMOCIOHHK.
VolPTime : geocaum. 2024. 2 mot. URL: https://www.voiptime.net/uk/what-is-lead-
generation.html (nara 3sepaenns:01.09.2025).

13. Jlotrok FO.I'., KOckoBuu-)KykoBcbka B.I., Comopelrr JI.A., bausniok C.B.
Metonuuni 3acaau BukopuctanHsi ARDUINO y po3BUTKY TEXHIYHOTO MUCJICHHS
3100yBauiB  ocBiTU. PiBHe-BicHuk MiXHApOJIHOTO EKOHOMIKO-TYMaHITapHOTO
yHiBepcuTeTy 1MeH1 akanemika Cremana [lem'snuyka. Cepia: Ilemarorika Ta
mcuxonoris  Ne  1/2025, ¢.84-89. https://journals.megu.rovno.ua/index.php/ped-
psyh/issue/view/3/3

14. FOckoBuu-XykoBcrka, B., Kor, B., Jlotiok, FO. Binnanenuii nabopatopHuii
CTEHJ JUId HAaBYaHHA cucTeMaM [HTepHETy peden. TenekomyHikamiiHi Ta
iH(opMaIiiHI  TEXHOJIOTII. KIII  im. Irops  Cikopcbkoro. — 2025.
Ne4 https://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/article/view/2662

15. FOckoBnu-)KykoBcrka Banentuna, boryr Omer (2024). InTtenexrtyanbHa
iH(dopmartiiina cucrema it mopanrosoro Bindbopy WEB-mporpamictis // HaykoBwii
*KypHall. BicHuk XMenbHHUIIBKOTO HalloHaibHOTo yHiBepcutery. Cepis: TexniuHi

HayKH, Tom 345 No 6(2), c. 11-20. https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-345-6
https://heraldts.khmnu.edu.ua/index.php/heraldts/article/view/971

14. Indopmaniiini pecypcu

1. Odimiianit caititr HamionanbHoi 010mi0Tekn VYkpainu imeni B. 1.
Bepnancekoro http://www.nbuv.gov.ua/

2. AnamitnuHi iHcTpyMeHTH KoMItaHii Google - Google analytics, Google ads ,
Google search console

3. Support.google.com — q0BiAKa TPO BC1 MOKITMBOCTI CUCTEMH

4. AmnanmiThuHi 1HCTpyMeHTH comianbHoi Mepexi Facebook - Facebook
advertising manager

5. AmnamrtHka calTiB KOHKypeHTiB - Similarweb.com, Youscan.com,
Serpstat.com, SpyFu.com, Alexa.com

6. AHamTHKa COIIIAIBHUX CTOPIHOK KOHKYpeHTiB - SocialBackers.com,
SocialBlade.com, Popster.com

7. Ananituka puskiB- Trends.google.com, marketfinder.thinkwithgoogle.com

8. benumapk kimrodoBux meTpuk - Worldstat.com, Adstage.io

17


https://webpromoexperts.net/ua/blog/kpi-okr-ta-inshi-instrumenti-efektivnosti-yak-vimiryuvati-ta-dosyagati-ciley-u-biznesi-y-it-proiektah/
https://rau.ua/news/voronka-prodazhiv-avtomatyzovana-v-crm-systemi/
https://pingvin.pro/blogy/thoughts/cifrovi-produkti-yak-stvoriti-rishennya-yake-pracyuye-na-biznes.html
https://pingvin.pro/blogy/thoughts/cifrovi-produkti-yak-stvoriti-rishennya-yake-pracyuye-na-biznes.html
https://www.voiptime.net/uk/what-is-lead-generation.html
https://www.voiptime.net/uk/what-is-lead-generation.html
https://journals.megu.rovno.ua/index.php/ped-psyh/issue/view/3/3
https://journals.megu.rovno.ua/index.php/ped-psyh/issue/view/3/3
https://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/article/view/2662
https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-345-6
https://heraldts.khmnu.edu.ua/index.php/heraldts/article/view/971
http://www.nbuv.gov.ua/

9. IlnanyBanHs MenailiHux kammadii - AdMixer.ua, creatives.admixer.com,
Criteo.com

10. ITnanyBanbauK KItouoBUX cliiB - Keywordkeg.com, Answerthepublic.com

11. Bepudikarris KITFOUOBUX CIIiB - Trends.google.com,
marketfinder.thinkwithgoogle.com

12. Amnamutika Ta cTBOpeHHS (pemaryBaHHs) Bimeo Ha YouTube -
Studio.youtube.com, vidIQ.com, TubeBuddy.com

13. Bigkpura JIEMO BepcCis aHATITUKA -
https://analytics.google.com/analytics/web/demoAccount
14. TecrtoBi cucremu caiTiB - thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/,

SemRush.com
15. CTBOpeHHS KpeaTuBY JJI CAlTy, colialibHUX Mepex - Crello.com
16. [lla6ionu mys crBopeHHs cauTi - Tilda.cc, Wix.com, Wordpress.com
17. Onnaiin onutyBaHHs - SurveyMonkey https://www.surveymonkey.com

18



